
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 5. SINIF LGS 3.DENEME 143 143 143 2333

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,79 4 4 2,63 4 3 3,25 3 4 2,01 5 7 2,71 6 7 3,67 29 34 18,06 193,630

Okul Ortalaması 5 9 1,73 3 5 1,61 3 4 1,94 2 5 0,31 4 9 0,83 4 9 1,43 22 41 7,85 137,650

KATILIMLAR

1 4 İREM SU TAŞDEMİR 5E 13 2 12,33 4 5 2,33 7 0 7,00 3 1 2,67 9 2 8,33 11 4 9,67 47 14 42,33 352,676 1 1 1 1 105

2 437 BEYZA AKAN 5D 11 4 9,67 6 3 5,00 8 0 8,00 4 2 3,33 11 2 10,33 9 4 7,67 49 15 44,00 348,176 1 2 2 2 113

3 502 HİRANUR ÇETİN 5C 12 3 11,00 4 5 2,33 8 0 8,00 2 3 1,00 4 8 1,33 12 1 11,67 42 20 35,33 295,686 1 3 3 3 296

4 130 SEDA ERVA ARAZ 5E 10 4 8,67 2 6 0,00 4 3 3,00 1 6 -1,00 9 4 7,67 9 5 7,33 35 28 25,67 281,010 2 4 4 4 367

5 0 DELİLA ÇAKAN 5B 10 4 8,67 3 6 1,00 5 3 4,00 4 1 3,67 6 5 4,33 9 4 7,67 37 23 29,34 272,271 1 5 5 5 418

6 0 HİRANUR İŞLER 5B 8 6 6,00 5 4 3,67 5 3 4,00 2 1 1,67 5 6 3,00 11 4 9,67 36 24 28,01 258,706 2 6 6 6 505

7 0 ZEYNEP AKSAY 5B 10 5 8,33 6 3 5,00 5 3 4,00 1 7 -1,33 8 5 6,33 6 9 3,00 36 32 25,33 248,491 3 7 7 7 571

8 456 ECRİN SAĞLAM 5B 9 4 7,67 3 3 2,00 4 4 2,67 0 5 -1,67 5 4 3,67 9 3 8,00 30 23 22,34 246,883 4 8 8 8 581

9 446 CEMRE ATASEVEN 5A 8 6 6,00 8 1 7,67 6 2 5,33 3 1 2,67 9 5 7,33 34 15 29,00 246,406 1 9 9 9 583

10 382 ABDULSAMED IŞIK 5A 9 5 7,33 6 3 5,00 5 3 4,00 2 3 1,00 5 9 2,00 7 7 4,67 34 30 24,00 223,252 2 10 10 10 767

11 601 ŞEYMANUR KILIÇ 5F 7 8 4,33 9 0 9,00 3 5 1,33 4 3 3,00 6 8 3,33 7 8 4,33 36 32 25,32 221,770 1 11 11 11 784

12 0 ZEYNEP AMEDİ 5F 8 7 5,67 8 1 7,67 7 1 6,67 3 5 1,33 5 10 1,67 7 8 4,33 38 32 27,34 220,180 2 12 12 12 794

13 0 ALEYNA ESİM 5B 7 6 5,00 7 2 6,33 7 1 6,67 0 8 -2,67 6 6 4,00 6 7 3,67 33 30 23,00 216,754 5 13 13 13 834

14 524 MERT ALİ SARISU 5C 8 7 5,67 4 5 2,33 5 3 4,00 3 5 1,33 5 10 1,67 8 6 6,00 33 36 21,00 213,900 2 14 14 14 860

15 504 HİRANUR ÇETİNKAYA 5A 6 7 3,67 4 3 3,00 5 2 4,33 3 2 2,33 8 3 7,00 26 17 20,33 212,522 3 15 15 15 869

16 0 MUHAMED ÇELİK 5A 9 6 7,00 5 4 3,67 7 1 6,67 1 4 -0,33 5 8 2,33 6 9 3,00 33 32 22,34 210,750 4 16 16 16 880

17 666 GAMZE ATASEVEN 5C 5 9 2,00 5 4 3,67 7 1 6,67 3 3 2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 34 33 23,01 209,926 3 17 17 17 887

18 530 MİRBARAN BAŞBUĞAN5E 7 8 4,33 6 3 5,00 6 2 5,33 2 6 0,00 5 10 1,67 8 7 5,67 34 36 22,00 208,260 3 18 18 18 904

19 561 NURSEDA AYAZ 5C 7 6 5,00 3 5 1,33 4 4 2,67 3 4 1,67 6 7 3,67 6 9 3,00 29 35 17,34 200,333 4 19 19 19 964

20 531 MİRAÇ AKSAY 5E 10 3 9,00 7 2 6,33 6 1 5,67 0 4 -1,33 3 9 0,00 5 9 2,00 31 28 21,67 197,575 4 20 20 20 981

21 555 MUHAMET YILMAZ 5C 9 6 7,00 2 7 -0,33 6 2 5,33 2 3 1,00 3 12 -1,00 8 6 6,00 30 36 18,00 195,308 5 21 21 21 997

22 621 ZEYNEP ÇELEBİ 5F 5 7 2,67 5 3 4,00 6 1 5,67 1 5 -0,67 6 5 4,33 5 8 2,33 28 29 18,33 192,378 3 22 22 22 1027

23 85 ZEYNEP YAMAK 5B 5 8 2,33 6 3 5,00 5 3 4,00 2 5 0,33 7 7 4,67 5 10 1,67 30 36 18,00 189,607 6 23 23 23 1045

24 512 ÖMER ELDEMİR 5D 7 5 5,33 5 2 4,33 6 1 5,67 5 6 3,00 23 14 18,33 179,921 2 24 24 24 1150

25 604 VEDAT BAŞBUĞAN 5E 6 8 3,33 4 5 2,33 6 2 5,33 4 4 2,67 3 9 0,00 7 8 4,33 30 36 17,99 178,625 5 25 25 25 1163

26 0 SELAHADİN BAŞBUĞAN5F 5 10 1,67 4 5 2,33 2 6 0,00 3 5 1,33 7 7 4,67 5 10 1,67 26 43 11,67 172,806 4 26 26 26 1223

27 551 M NESİM IŞIK 5F 5 10 1,67 3 5 1,33 4 4 2,67 1 7 -1,33 7 8 4,33 5 8 2,33 25 42 11,00 170,966 5 27 27 27 1251

28 419 BAŞAK TAŞKIN 5C 4 8 1,33 7 2 6,33 4 3 3,00 3 5 1,33 6 9 3,00 4 9 1,00 28 36 15,99 167,442 6 28 28 28 1277

29 506 HİRANUR SARISU 5A 5 4 3,67 2 2 1,33 4 3 3,00 2 3 1,00 3 0 3,00 16 12 12,00 164,613 5 29 29 29 1310

30 607 PERVİN AKSAY 5E 5 10 1,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 4 4 2,67 8 7 5,67 4 11 0,33 23 47 7,34 162,937 6 30 30 30 1326

31 560 NAZLI TAŞ 5D 4 9 1,00 7 2 6,33 3 5 1,33 1 1 0,67 4 3 3,00 2 3 1,00 21 23 13,33 159,675 3 31 31 31 1359

32 668 ZAHİDE AKCAN 5A 6 7 3,67 6 3 5,00 6 2 5,33 1 2 0,33 3 4 1,67 3 11 -0,67 25 29 15,33 158,180 6 32 32 32 1378

33 582 SAMET ÖZDEN 5E 4 11 0,33 0 9 -3,00 0 8 -2,67 3 5 1,33 7 7 4,67 6 9 3,00 20 49 3,66 155,337 7 33 33 33 1402

34 618 YÜSRA KARABAŞ 5C 6 7 3,67 5 4 3,67 6 2 5,33 2 2 1,33 3 6 1,00 3 10 -0,33 25 31 14,67 154,513 7 34 34 34 1409

35 493 FATMANUR KARABAŞ 5E 4 7 1,67 3 4 1,67 3 4 1,67 1 5 -0,67 3 8 0,33 6 4 4,67 20 32 9,34 153,966 8 35 35 35 1415

36 454 DİLAN SÜPHANDAĞI 5C 4 8 1,33 2 6 0,00 3 5 1,33 3 4 1,67 5 7 2,67 4 7 1,67 21 37 8,67 151,715 8 36 36 36 1438

37 0 DERYA KILIÇ 5C 3 12 -1,00 3 6 1,00 3 5 1,33 3 5 1,33 5 10 1,67 7 8 4,33 24 46 8,66 148,849 9 37 37 37 1474

38 0 HİLAL   L İNCİ    İ 5D 4 10 0,67 3 6 1,00 6 2 5,33 3 5 1,33 5 10 1,67 4 9 1,00 25 42 11,00 144,146 4 38 38 38 1534

39 420 BATUHAN AKCAN 5A 5 6 3,00 3 4 1,67 3 3 2,00 2 0 2,00 4 5 2,33 2 10 -1,33 19 28 9,67 144,013 7 39 39 39 1537

40 0 BİLAL ORAL 5B 3 8 0,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 3 4 1,67 3 10 -0,33 8 7 5,67 20 42 6,01 142,544 7 40 40 40 1555

41 544 MUHAMMED İŞLER 5A 3 12 -1,00 5 4 3,67 0 8 -2,67 2 6 0,00 5 10 1,67 7 8 4,33 22 48 6,00 142,495 8 41 41 41 1557

42 52 MÜCAHİT BULUT 5D 8 7 5,67 1 8 -1,67 3 5 1,33 1 4 -0,33 0 2 -0,67 2 2 1,33 15 28 5,66 139,281 5 42 42 42 1586

43 0 RABİA ÇAKA R 5E 5 10 1,67 4 4 2,67 4 4 2,67 4 4 2,67 4 11 0,33 4 10 0,67 25 43 10,68 138,421 9 43 43 43 1591

44 415 AYŞEGÜL YILMAZ 5A 3 11 -0,67 5 4 3,67 5 3 4,00 2 4 0,67 3 12 -1,00 7 8 4,33 25 42 11,00 138,353 9 44 44 44 1594

45 0 MUHAMMED BİRBEY 5B 5 8 2,33 4 5 2,33 4 4 2,67 0 7 -2,33 4 11 0,33 5 9 2,00 22 44 7,33 137,841 8 45 45 45 1602

46 377 AHMET ALİ YILTAŞ 5A 0 11 -3,67 3 3 2,00 7 1 6,67 4 4 2,67 6 4 4,67 20 23 12,34 137,412 10 46 46 46 1609

47 552 ALİ ÇETİN 5E 7 8 4,33 5 4 3,67 3 5 1,33 0 8 -2,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 23 47 7,33 136,196 10 47 47 47 1626
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Genel Ortalama 6 8 3,79 4 4 2,63 4 3 3,25 3 4 2,01 5 7 2,71 6 7 3,67 29 34 18,06 193,630
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48 436 BERİVAN ACAR 5C 5 10 1,67 5 4 3,67 5 3 4,00 3 5 1,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 26 44 11,34 135,863 10 48 48 48 1631

49 662 BERAT  U ŞAHİN 5B 2 12 -2,00 5 4 3,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 4 11 0,33 7 8 4,33 23 46 7,67 132,585 9 49 49 49 1671

50 0 BR*   A *E   E 5E 5 10 1,67 2 7 -0,33 3 5 1,33 2 6 0,00 5 10 1,67 4 11 0,33 21 49 4,67 129,980 11 50 50 50 1708

51 0 İSMAİL KILIÇ 5B 5 8 2,33 3 6 1,00 5 3 4,00 5 3 4,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 25 43 10,67 129,850 10 51 51 51 1711

52 605 YAĞMUR KAYA 5A 2 10 -1,33 3 5 1,33 3 4 1,67 1 4 -0,33 3 8 0,33 6 7 3,67 18 38 5,34 127,093 11 52 52 52 1750

53 0 İ *  M ÇKAN  A 5E 6 9 3,00 4 5 2,33 3 5 1,33 3 5 1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 47 7,32 125,675 12 53 53 53 1767

54 483 HASAN HÜSE YİN ÖZÜN5C 5 10 1,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 1 7 -1,33 4 11 0,33 6 9 3,00 18 52 0,67 125,255 11 54 54 54 1774

55 15 DERYANUR İŞLER 5F 7 8 4,33 4 5 2,33 3 5 1,33 2 5 0,33 4 11 0,33 2 13 -2,33 22 47 6,32 123,508 6 55 55 55 1797

56 547 MUHAMMED KILIÇ 5A 6 9 3,00 3 6 1,00 2 6 0,00 3 5 1,33 5 10 1,67 2 13 -2,33 21 49 4,67 122,977 12 56 56 56 1805

57 0 BERAT AKSAY 5E 3 12 -1,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 2 6 0,00 6 9 3,00 4 11 0,33 19 51 1,99 120,895 13 57 57 57 1826

58 595 SEROK ARAM BECİR 5A 3 7 0,67 1 5 -0,67 2 5 0,33 3 3 2,00 5 5 3,33 2 13 -2,33 16 38 3,33 120,780 13 58 58 58 1829

59 0 HİRANUR ŞAHİN 5F 3 12 -1,00 7 2 6,33 5 3 4,00 2 6 0,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 25 45 10,00 119,252 7 59 59 59 1841

60 471 FATİH BEDİR 5D 4 7 1,67 3 3 2,00 3 3 2,00 2 3 1,00 1 7 -1,33 3 6 1,00 16 29 6,34 118,735 6 60 60 60 1846

61 480 HAKAN KELEŞ 5A 3 12 -1,00 5 4 3,67 2 6 0,00 2 4 0,67 4 7 1,67 3 9 0,00 19 42 5,01 118,396 14 61 61 61 1854

62 613 YUSUF YILTAŞ 5D 3 12 -1,00 3 6 1,00 6 2 5,33 3 5 1,33 0 1 -0,33 2 3 1,00 17 29 7,33 115,925 7 62 62 62 1874

63 447 DAMLA BAŞBUĞAN 5D 1 11 -2,67 5 4 3,67 5 2 4,33 0 3 -1,00 4 5 2,33 3 10 -0,33 18 35 6,33 115,802 8 63 63 63 1875

64 509 HÜMEYRA DEMİR 5A 3 12 -1,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 4 3 3,00 4 8 1,33 4 11 0,33 19 46 3,66 115,783 15 64 64 64 1876

65 452 DİDEM EREN 5A 6 4 4,67 2 4 0,67 6 2 5,33 0 8 -2,67 4 11 0,33 1 13 -3,33 19 42 5,00 114,928 16 65 65 65 1890

66 0 AZRA TOPRAK 5E 3 12 -1,00 2 6 0,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 11 0,33 5 10 1,67 20 49 3,67 114,560 14 66 66 66 1896

67 596 SİBEL UYUMAZ 5A 6 9 3,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 19 51 2,00 113,421 17 67 67 67 1911

68 0 NURBANUR YEŞİLDEMİR5F 9 6 7,00 0 9 -3,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 2 13 -2,33 3 12 -1,00 18 52 0,67 110,465 8 68 68 68 1944

69 0 ** CO* N U 5E 4 11 0,33 1 8 -1,67 2 6 0,00 2 6 0,00 6 9 3,00 2 12 -2,00 17 52 -0,34 109,468 15 69 69 69 1954

70 1 MERVE ARTIK 5C 6 9 3,00 3 6 1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 20 50 3,33 108,976 12 70 70 70 1957

71 0 CANSU BİÇER 5F 4 11 0,33 2 7 -0,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 17 53 -0,66 107,188 9 71 71 71 1976

72 523 MELİS KILIÇTUTAN 5C 3 12 -1,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 11 0,33 4 11 0,33 20 50 3,33 107,103 13 72 72 72 1978

73 0 SÜMEYYE DEMİR 5B 3 12 -1,00 4 5 2,33 2 6 0,00 3 5 1,33 3 12 -1,00 5 10 1,67 20 50 3,33 106,315 11 73 73 73 1986

74 476 HABİP AKARSU 5E 4 4 2,67 2 3 1,00 1 3 0,00 0 3 -1,00 1 6 -1,00 2 7 -0,33 10 26 1,34 105,930 16 74 74 74 1992

75 417 BAHAR DEĞERLİE 5B 3 9 0,00 1 6 -1,00 5 3 4,00 0 1 -0,33 9 19 2,67 105,633 12 75 75 75 1995

76 622 ZEYNEP YILMAZ 5C 4 9 1,00 0 9 -3,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 4 11 0,33 4 10 0,67 15 51 -2,00 104,272 14 76 76 76 2011

77 404 BİLAL CENGİZ 5F 4 9 1,00 6 3 5,00 0 6 -2,00 1 7 -1,33 3 12 -1,00 3 8 0,33 17 45 2,00 103,978 10 77 77 77 2014

78 0 DEVRİMCAN UÇAR 5B 0 2 -0,67 1 2 0,33 0 2 -0,67 0 2 -0,67 1 2 0,33 1 0 1,00 3 10 -0,35 103,317 13 78 78 78 2022

79 395 ARDA GÖNÜLDAŞ 5C 4 10 0,67 2 6 0,00 1 7 -1,33 1 7 -1,33 4 11 0,33 4 11 0,33 16 52 -1,33 103,002 15 79 79 79 2028

80 680 YUNU  S KAT *  A Ş 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 4 4 2,67 5 3 4,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 22 48 6,00 102,237 11 80 80 80 2033

81 383 ZİLAN İŞLER 5D 3 12 -1,00 2 7 -0,33 0 8 -2,67 2 6 0,00 4 11 0,33 5 10 1,67 16 54 -2,00 101,868 9 81 81 81 2043

82 607 YASİN DEĞERLİ 5E 1 14 -3,67 4 5 2,33 1 7 -1,33 0 8 -2,67 7 8 4,33 3 12 -1,00 16 54 -2,01 101,184 17 82 82 82 2049

83 0 HATİCE TÜRÜN 5E 4 9 1,00 3 4 1,67 1 5 -0,67 1 0 1,00 1 6 -1,00 2 7 -0,33 12 31 1,67 100,691 18 83 83 83 2054

84 533 MİRAÇ KESKİN 5C 2 12 -2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 3 3 2,00 4 10 0,67 4 11 0,33 17 49 0,67 100,099 16 84 84 84 2060

85 0 ENES KILIÇ 5B 2 13 -2,33 1 8 -1,67 3 5 1,33 2 6 0,00 4 11 0,33 5 10 1,67 17 53 -0,67 98,911 14 85 85 85 2069

86 628 ZİHŞANUR YILMAZ 5A 2 12 -2,00 1 5 -0,67 2 5 0,33 1 4 -0,33 5 6 3,00 2 11 -1,67 13 43 -1,34 98,813 18 86 86 86 2070

87 451 DİCLE TAŞDEMİR 5B 6 9 3,00 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 17 53 -0,66 97,407 15 87 87 87 2082

88 0 ÜMMÜGÜLSÜM TAŞDEMİR5E 0 11 -3,67 3 5 1,33 4 3 3,00 1 3 0,00 3 5 1,33 1 4 -0,33 12 31 1,66 94,906 19 88 88 88 2103

89 92 HAVVA TAŞDEMİR 5A 1 14 -3,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 6 6 4,00 2 10 -1,33 11 45 -4,00 93,849 19 89 89 89 2111

90 0 RABİA AYDIN 5B 4 11 0,33 4 5 2,33 3 5 1,33 2 6 0,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 19 51 1,99 92,943 16 90 90 90 2116

91 109 MAŞALLAH TEMEL 5E 4 11 0,33 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 2 13 -2,33 4 11 0,33 19 51 2,00 92,768 20 91 91 91 2118

92 0 ASMİN DEMİR 5F 4 11 0,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 16 54 -2,00 91,647 12 92 92 92 2126

93 35 BERFİN İŞLER 5D 2 13 -2,33 3 6 1,00 3 5 1,33 3 4 1,67 3 9 0,00 3 11 -0,67 17 48 1,00 89,803 10 93 93 93 2142

94 467 ESMA KESKİN 5C 6 9 3,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 16 54 -1,99 89,476 17 94 94 94 2144

                                                2 / 4



OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 5. SINIF LGS 3.DENEME 143 143 143 2333

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,79 4 4 2,63 4 3 3,25 3 4 2,01 5 7 2,71 6 7 3,67 29 34 18,06 193,630
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95 515 İLA*A DEĞERLİ 5F 3 12 -1,00 3 6 1,00 2 5 0,33 2 6 0,00 2 13 -2,33 5 10 1,67 17 52 -0,33 88,645 13 95 95 95 2156

96 602 TUANNA ZENGER 5F 2 13 -2,33 2 7 -0,33 4 4 2,67 0 8 -2,67 4 11 0,33 4 11 0,33 16 54 -2,00 87,761 14 96 96 96 2166

97 588 SEMANUR ÖZCAN 5A 5 10 1,67 5 4 3,67 3 4 1,67 2 6 0,00 3 12 -1,00 1 14 -3,67 19 50 2,34 87,647 20 97 97 97 2167

98 606 YAREN DEĞERLİ 5B 4 10 0,67 1 8 -1,67 1 7 -1,33 3 5 1,33 1 13 -3,33 5 9 2,00 15 52 -2,33 87,074 17 98 98 98 2175

99 98 NESRİN MÜNAS 5A 6 5 4,33 0 8 -2,67 2 5 0,33 1 5 -0,67 1 11 -2,67 1 8 -1,67 11 42 -3,02 85,622 21 99 99 99 2189

100 0 ELİF TOPRAK 5E 4 11 0,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 11 0,33 1 13 -3,33 16 53 -1,67 83,055 21 100 100 100 2197

101 584 MUHAMMED ŞAHİN 5D 3 12 -1,00 3 6 1,00 2 6 0,00 2 4 0,67 0 3 -1,00 3 12 -1,00 13 43 -1,33 81,660 11 101 101 101 2207

102 0 ROZERİN YILDIRIMCI 5B 2 13 -2,33 7 2 6,33 2 6 0,00 2 6 0,00 3 12 -1,00 2 12 -2,00 18 51 1,00 76,299 18 102 102 102 2233

103 426 BERAT GÖNÜLD AŞ 5E 3 12 -1,00 4 5 2,33 2 6 0,00 2 6 0,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 16 54 -2,01 74,841 22 103 103 103 2240

104 466 EREN DEĞERLİ 5C 3 12 -1,00 4 5 2,33 4 4 2,67 1 6 -1,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 17 52 -0,33 74,568 18 104 104 104 2241

105 644 BARAN BULUŞ 5B 4 11 0,33 2 7 -0,33 3 4 1,67 3 5 1,33 2 12 -2,00 2 13 -2,33 16 52 -1,33 74,357 19 105 105 105 2242

106 0 ADEM CAN KAYA 5A 5 10 1,67 0 9 -3,00 3 5 1,33 0 6 -2,00 1 9 -2,00 2 11 -1,67 11 50 -5,67 71,636 22 106 106 106 2252

107 0 *E C * 5E 3 11 -0,67 2 7 -0,33 2 6 0,00 1 7 -1,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 13 56 -5,66 65,281 23 107 107 107 2269

108 569 OZAN KILIC 5C 4 11 0,33 1 8 -1,67 0 8 -2,67 1 7 -1,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 11 59 -8,67 62,729 19 108 108 108 2272

109 585 SAMİ YUSUF TEMEL 5F 5 10 1,67 1 8 -1,67 3 5 1,33 2 5 0,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 14 55 -4,34 61,983 15 109 109 109 2273

110 392 OZAN YEĞİN 5D 1 14 -3,67 1 8 -1,67 0 8 -2,67 2 6 0,00 1 3 0,00 3 12 -1,00 8 51 -9,01 58,724 12 110 110 110 2279

111 550 MUSTAFA AKSU 5B 3 12 -1,00 4 5 2,33 1 7 -1,33 2 6 0,00 1 14 -3,67 3 12 -1,00 14 56 -4,67 56,901 20 111 111 111 2281

112 0 AZİM ÇELİK 5C 2 13 -2,33 1 8 -1,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 2 13 -2,33 12 58 -7,33 54,188 20 112 112 112 2285

113 0 *M N ** I 5F 2 13 -2,33 3 6 1,00 4 4 2,67 3 5 1,33 1 14 -3,67 2 13 -2,33 15 55 -3,33 47,852 16 113 113 113 2292

114 0 KADİR YAŞAR 5A 1 14 -3,67 1 8 -1,67 0 8 -2,67 1 7 -1,33 0 14 -4,67 2 13 -2,33 5 64 -16,34 4,805 23 114 114 114 2301

115 0  0 0 0,00

116 0  0 0 0,00

117 0  0 0 0,00

118 0  0 0 0,00

119 0  0 0 0,00

120 0  0 0 0,00

121 0  0 0 0,00

122 0  0 0 0,00

123 0  0 0 0,00

124 0  0 0 0,00

125 0  0 0 0,00

126 0  0 0 0,00

127 0  0 0 0,00

128 0  0 0 0,00

129 0  0 0 0,00

130 0  0 0 0,00

131 0  0 0 0,00

132 0  0 0 0,00

133 0  0 0 0,00

134 0  0 0 0,00

135 0  0 0 0,00

136 0  0 0 0,00

137 0  0 0 0,00

138 0  0 0 0,00

139 0  0 0 0,00

140 0  0 0 0,00

141 0  0 0 0,00
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 5. SINIF LGS 3.DENEME 143 143 143 2333

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,79 4 4 2,63 4 3 3,25 3 4 2,01 5 7 2,71 6 7 3,67 29 34 18,06 193,630

Okul Ortalaması 5 9 1,73 3 5 1,61 3 4 1,94 2 5 0,31 4 9 0,83 4 9 1,43 22 41 7,85 137,650

KATILIMLAR

142 0  0 0 0,00

143 0 NIC  0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80
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PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS
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 5A 5B 5C 5D 5E
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