
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 6. SINIF LGS 3.DENEME 105 105 105 2095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,23 4 4 3,10 5 2 4,40 4 3 2,56 6 6 3,86 6 7 4,01 32 31 22,16 213,950

Okul Ortalaması 6 8 3,01 5 4 3,22 5 3 4,08 2 4 0,78 5 8 2,25 5 8 2,54 28 36 15,88 176,350

KATILIMLAR

1 286 MEHMET AKİ F ASLAN 6D 11 4 9,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 2 4,33 14 1 13,67 11 4 9,67 53 16 47,67 388,587 1 1 1 1 111

2 68 YUNUS ENFA L İLGA 6D 8 6 6,00 6 3 5,00 5 3 4,00 6 1 5,67 13 2 12,33 11 3 10,00 49 18 43,00 356,239 2 2 2 2 200

3 172 EMİR SÖKÜM 6C 7 7 4,67 8 1 7,67 7 1 6,67 4 3 3,00 11 2 10,33 9 6 7,00 46 20 39,34 312,904 1 3 3 3 364

4 37 BAHAR AKAN 6B 10 5 8,33 7 2 6,33 8 0 8,00 2 2 1,33 8 4 6,67 10 4 8,67 45 17 39,33 312,645 1 4 4 4 368

5 367 SABİHA AKSAY 6E 10 5 8,33 7 2 6,33 8 0 8,00 6 1 5,67 10 4 8,67 5 2 4,33 46 14 41,33 310,148 1 5 5 5 382

6 224 FATMANUR ELDEMİR 6D 7 6 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 3 3 2,00 10 2 9,33 8 7 5,67 39 24 31,00 281,393 3 6 6 6 496

7 326 EMİRSAH KÖÇER 6E 8 5 6,33 5 4 3,67 6 2 5,33 3 5 1,33 11 4 9,67 6 9 3,00 39 29 29,33 271,507 2 7 7 7 547

8 32 AYŞE ATASEVEN 6B 7 5 5,33 8 1 7,67 7 1 6,67 2 2 1,33 7 5 5,33 8 4 6,67 39 18 33,00 266,902 2 8 8 8 571

9 636 DAMLA KILIÇ 6C 8 7 5,67 7 2 6,33 6 2 5,33 4 4 2,67 9 4 7,67 6 8 3,33 40 27 31,00 262,322 2 9 9 9 593

10 295 MENEKŞE DEMİR 6B 10 4 8,67 8 1 7,67 8 0 8,00 1 2 0,33 6 6 4,00 6 5 4,33 39 18 33,00 260,199 3 10 10 10 607

11 145 DELAL ÇAKAN 6B 10 5 8,33 8 1 7,67 7 1 6,67 4 3 3,00 6 6 4,00 6 6 4,00 41 22 33,67 260,040 4 11 11 11 608

12 100 MEHMET ALİ TAŞDEMİR6A 10 5 8,33 4 5 2,33 8 0 8,00 3 3 2,00 6 5 4,33 7 8 4,33 38 26 29,32 252,956 1 12 12 12 659

13 187 ENDER KARATAŞ 6A 6 7 3,67 6 3 5,00 6 2 5,33 0 2 -0,67 7 5 5,33 8 3 7,00 33 22 25,66 243,569 2 13 13 13 706

14 399 ZEHRA TOPRAK 6A 8 5 6,33 6 3 5,00 8 0 8,00 3 4 1,67 5 8 2,33 8 5 6,33 38 25 29,66 242,651 3 14 14 14 719

15 402 ZELAL ÇAKIR 6D 8 6 6,00 1 7 -1,33 1 6 -1,00 5 2 4,33 9 3 8,00 6 7 3,67 30 31 19,67 242,252 4 15 15 15 725

16 0 EMİR KAYA 6C 6 9 3,00 7 2 6,33 6 2 5,33 5 3 4,00 6 8 3,33 9 6 7,00 39 30 28,99 238,098 3 16 16 16 747

17 373 ŞEYMA TEMEL 6E 8 6 6,00 6 3 5,00 7 1 6,67 4 4 2,67 7 7 4,67 6 9 3,00 38 30 28,01 235,923 3 17 17 17 755

18 225 FATMANUR GEZ 6B 9 5 7,33 6 3 5,00 6 2 5,33 4 2 3,33 6 9 3,00 6 8 3,33 37 29 27,32 231,583 5 18 18 18 786

19 211 FATİHBERAT ELDEMİR 6A 7 7 4,67 9 0 9,00 4 3 3,00 1 2 0,33 6 6 4,00 7 6 5,00 34 24 26,00 230,895 4 19 19 19 791

20 61 BÜŞRANUR ASLAN 6D 8 5 6,33 3 4 1,67 7 0 7,00 2 2 1,33 4 2 3,33 7 6 5,00 31 19 24,66 230,442 5 20 20 20 793

21 266 İBRAHİM YAŞAR 6B 5 10 1,67 6 3 5,00 6 2 5,33 2 3 1,00 8 3 7,00 7 8 4,33 34 29 24,33 229,905 6 21 21 21 802

22 265 KILIÇ ÖZGÜR 6D 8 7 5,67 7 2 6,33 7 1 6,67 3 2 2,33 7 4 5,67 4 9 1,00 36 25 27,67 229,879 6 22 22 22 803

23 7 ABDULREZAK TOPRAK 6A 6 7 3,67 6 3 5,00 8 0 8,00 0 1 -0,33 5 7 2,67 9 5 7,33 34 23 26,34 229,839 5 23 23 23 804

24 27 AYDANUR İŞLER 6A 8 7 5,67 7 2 6,33 6 2 5,33 1 6 -1,00 6 8 3,33 7 8 4,33 35 33 23,99 221,948 6 24 24 24 848

25 383 VİYAN ÇAKAN 6B 10 5 8,33 9 0 9,00 7 1 6,67 2 4 0,67 3 10 -0,33 7 8 4,33 38 28 28,67 221,634 7 25 25 25 852

26 9 ELİF UZUN 6C 7 8 4,33 7 2 6,33 6 2 5,33 0 6 -2,00 6 9 3,00 8 7 5,67 34 34 22,66 217,353 4 26 26 26 886

27 0 MERYEM ACAR 6F 5 5 3,33 4 3 3,00 4 2 3,33 2 2 1,33 5 3 4,00 7 4 5,67 27 19 20,66 216,433 1 27 27 27 895

28 368 S EREN YAV UZERİ 6E 6 9 3,00 7 2 6,33 7 1 6,67 2 6 0,00 5 10 1,67 9 6 7,00 36 34 24,67 215,472 4 28 28 28 902

29 0 RECEP ÇELEBİ 6F 7 5 5,33 3 4 1,67 7 1 6,67 3 1 2,67 4 8 1,33 7 4 5,67 31 23 23,34 214,483 2 29 29 29 908

30 400 ZEHRA YILMAZ 6C 6 8 3,33 6 2 5,33 4 3 3,00 3 3 2,00 7 8 4,33 6 7 3,67 32 31 21,66 211,220 5 30 30 30 929

31 195 EREN KARATAŞ 6A 5 9 2,00 6 2 5,33 5 3 4,00 1 6 -1,00 5 9 2,00 10 5 8,33 32 34 20,66 210,514 7 31 31 31 931

32 362 PELİN MASYAN 6E 7 8 4,33 5 4 3,67 7 1 6,67 4 4 2,67 5 10 1,67 7 8 4,33 35 35 23,34 205,721 5 32 32 32 972

33 101 CAN ATASEVEN 6F 8 7 5,67 6 3 5,00 4 4 2,67 5 3 4,00 6 9 3,00 5 10 1,67 34 36 22,01 204,301 3 33 33 33 982

34 0 ZEYNEP KARAGÖZ 6C 7 8 4,33 5 4 3,67 7 1 6,67 5 2 4,33 3 10 -0,33 8 7 5,67 35 32 24,34 202,899 6 34 34 34 996

35 366 RÜMEYSA SAĞLAM 6B 6 7 3,67 7 1 6,67 7 1 6,67 2 3 1,00 5 4 3,67 4 7 1,67 31 23 23,35 201,445 8 35 35 35 1009

36 329 MUHAMED AKSU 6C 5 10 1,67 5 4 3,67 7 1 6,67 4 4 2,67 5 10 1,67 8 7 5,67 34 36 22,02 198,072 7 36 36 36 1026

37 296 MENESA KÖÇER 6E 7 7 4,67 5 4 3,67 6 1 5,67 1 7 -1,33 5 9 2,00 7 8 4,33 31 36 19,01 197,373 6 37 37 37 1032

38 0 DİCLE OĞUZ 6F 5 8 2,33 3 4 1,67 4 4 2,67 1 7 -1,33 6 7 3,67 8 7 5,67 27 37 14,68 194,903 4 38 38 38 1052

39 268 İLKNUR ANGO 6A 9 6 7,00 4 5 2,33 6 2 5,33 0 8 -2,67 6 9 3,00 5 10 1,67 30 40 16,66 194,047 8 39 39 39 1056

40 50 BERİNAY DOĞ* 6D 6 9 3,00 5 4 3,67 6 2 5,33 0 7 -2,33 3 9 0,00 9 5 7,33 29 36 17,00 187,707 7 40 40 40 1119

41 406 ZEYNEP ERTEN 6D 8 7 5,67 2 7 -0,33 4 2 3,33 3 5 1,33 6 7 3,67 4 10 0,67 27 38 14,34 184,133 8 41 41 41 1141

42 409 ZEYNEP YILMAZ 6B 6 9 3,00 6 3 5,00 6 2 5,33 2 4 0,67 5 7 2,67 5 9 2,00 30 34 18,67 183,035 9 42 42 42 1155

43 120 ECEM TUANA YILMAZ 6D 7 8 4,33 3 6 1,00 8 0 8,00 4 4 2,67 4 11 0,33 6 9 3,00 32 38 19,33 181,041 9 43 43 43 1178

44 76 HİRANUR ACAT 6B 7 4 5,67 6 1 5,67 4 2 3,33 2 1 1,67 3 8 0,33 4 6 2,00 26 22 18,67 180,226 10 44 44 44 1182

45 312 BARAN CANGİR 6A 5 10 1,67 6 3 5,00 6 2 5,33 5 3 4,00 5 8 2,33 5 10 1,67 32 36 20,00 178,282 9 45 45 45 1198

46 305 MİRAÇ IŞIK 6C 6 9 3,00 2 7 -0,33 4 4 2,67 2 6 0,00 9 6 7,00 3 12 -1,00 26 44 11,34 178,009 8 46 46 46 1200

47 196 EMİN DEMİR 6D 4 9 1,00 6 3 5,00 4 4 2,67 1 4 -0,33 5 7 2,67 6 6 4,00 26 33 15,01 175,915 10 47 47 47 1223
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AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 6. SINIF LGS 3.DENEME 105 105 105 2095

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,23 4 4 3,10 5 2 4,40 4 3 2,56 6 6 3,86 6 7 4,01 32 31 22,16 213,950

Okul Ortalaması 6 8 3,01 5 4 3,22 5 3 4,08 2 4 0,78 5 8 2,25 5 8 2,54 28 36 15,88 176,350

KATILIMLAR

48 370 SEMANUR DENİZ 6A 7 8 4,33 4 5 2,33 4 4 2,67 2 6 0,00 4 11 0,33 7 8 4,33 28 42 13,99 174,652 10 48 48 48 1236

49 339 MUHAMED SAĞLAM 6A 6 9 3,00 4 5 2,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 10 1,67 6 9 3,00 28 42 14,00 170,608 11 49 49 49 1271

50 79 ELİ F YAMAK 6C 5 10 1,67 5 4 3,67 6 2 5,33 4 2 3,33 4 7 1,67 5 9 2,00 29 34 17,67 169,955 9 50 50 50 1279

51 313 HUREYRE YILMAZ 6E 5 10 1,67 5 4 3,67 7 1 6,67 1 2 0,33 4 6 2,00 5 8 2,33 27 31 16,67 169,882 7 51 51 51 1281

52 351 NEHİR DEĞERLİ 6C 7 7 4,67 6 3 5,00 5 3 4,00 1 5 -0,67 4 9 1,00 4 9 1,00 27 36 15,00 165,466 10 52 52 52 1326

53 159 ECRİN KESKİN 6B 5 8 2,33 6 2 5,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 4 10 0,67 7 7 4,67 25 39 12,00 165,230 11 53 53 53 1333

54 379 ÜMMÜ HAVVA YILMA Z6F 5 10 1,67 3 6 1,00 2 6 0,00 0 8 -2,67 6 9 3,00 7 8 4,33 23 47 7,33 163,693 5 54 54 54 1348

55 345 MUSTAFA CAN 6E 4 11 0,33 4 5 2,33 5 3 4,00 0 8 -2,67 8 7 5,67 4 11 0,33 25 45 9,99 160,647 8 55 55 55 1384

56 340 M ÜVE* ESEN 6F 5 5 3,33 1 7 -1,33 5 1 4,67 2 6 0,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 21 30 11,01 160,588 6 56 56 56 1386

57 336 MUHAMMED YILTAŞ 6C 6 8 3,33 3 6 1,00 3 5 1,33 2 2 1,33 4 6 2,00 5 10 1,67 23 37 10,66 160,481 11 57 57 57 1387

58 248 HATİCE BAŞBUĞAN 6A 5 10 1,67 5 4 3,67 6 2 5,33 1 5 -0,67 4 9 1,00 6 9 3,00 27 39 14,00 160,369 12 58 58 58 1390

59 0 NEHİR ÖZBEK 6F 6 3 5,00 2 5 0,33 4 3 3,00 1 5 -0,67 2 3 1,00 4 7 1,67 19 26 10,33 159,301 7 59 59 59 1401

60 277 KÜBRA ÇAKIR 6B 5 9 2,00 3 5 1,33 4 3 3,00 4 3 3,00 4 11 0,33 6 8 3,33 26 39 12,99 158,770 12 60 60 60 1409

61 290 MELİKE KIZILKAYA 6F 6 9 3,00 2 7 -0,33 1 7 -1,33 3 5 1,33 5 10 1,67 6 9 3,00 23 47 7,34 156,131 8 61 61 61 1429

62 63 ÜNEYS ÇELİK 6E 4 11 0,33 3 5 1,33 5 3 4,00 1 6 -1,00 6 7 3,67 5 10 1,67 24 42 10,00 155,462 9 62 62 62 1434

63 359 ÖMER SARISU 6D 3 11 -0,67 5 4 3,67 4 4 2,67 1 5 -0,67 5 10 1,67 7 8 4,33 25 42 11,00 154,718 11 63 63 63 1443

64 389 YASİNİSLAM AKAN 6F 5 8 2,33 5 2 4,33 3 4 1,67 1 3 0,00 5 6 3,00 19 23 11,33 151,340 9 64 64 64 1472

65 317 ALİ İMRAN TNRAN 6C 7 8 4,33 5 4 3,67 4 4 2,67 0 8 -2,67 4 11 0,33 5 10 1,67 25 45 10,00 150,707 12 65 65 65 1476

66 393 YİĞİT EFE ORAL 6A 7 6 5,00 4 4 2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 4 11 0,33 3 12 -1,00 27 40 13,66 150,207 13 66 66 66 1481

67 64 BAHAR NUR KÖÇER 6B 7 8 4,33 7 2 6,33 7 1 6,67 0 8 -2,67 5 10 1,67 2 13 -2,33 28 42 14,00 148,011 13 67 67 67 1493

68 160 EDANUR KELEŞ 6C 5 10 1,67 5 4 3,67 6 2 5,33 1 5 -0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 25 38 12,34 147,665 13 68 68 68 1497

69 289 MELEK KELEŞ 6A 4 11 0,33 6 3 5,00 3 5 1,33 2 6 0,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 25 45 9,99 147,097 14 69 69 69 1503

70 74 HAYRUNNİSA DUMAN 6D 7 8 4,33 2 6 0,00 2 6 0,00 5 3 4,00 4 11 0,33 4 11 0,33 24 45 8,99 144,910 12 70 70 70 1523

71 0 CEYLAN SEVİNÇ 6F 4 7 1,67 1 5 -0,67 7 1 6,67 3 2 2,33 2 9 -1,00 5 6 3,00 22 30 12,00 144,191 10 71 71 71 1529

72 331 MUHAMMED KAYA 6D 2 9 -1,00 4 5 2,33 4 3 3,00 3 4 1,67 3 8 0,33 6 6 4,00 22 35 10,33 142,662 13 72 72 72 1550

73 250 NEHİR KILIÇ 6D 5 6 3,00 3 3 2,00 4 2 3,33 1 5 -0,67 5 8 2,33 2 11 -1,67 20 35 8,32 137,866 14 73 73 73 1598

74 0 M ENES KESKİN 6F 4 10 0,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 6 0,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 21 48 5,00 136,504 11 74 74 74 1613

75 0 MİRAÇ KAYA 5F 6 8 3,33 4 5 2,33 4 4 2,67 3 5 1,33 3 11 -0,67 4 10 0,67 24 43 9,66 136,173 1 75 75 75 1621

76 0 EMİR KILIÇ 6B 3 9 0,00 6 2 5,33 3 4 1,67 2 3 1,00 3 4 1,67 3 8 0,33 20 30 10,00 135,992 14 76 76 76 1622

77 262 İBRAHİM ATASEVEN 6F 4 9 1,00 4 4 2,67 7 1 6,67 0 2 -0,67 4 8 1,33 19 24 11,00 135,688 12 77 77 77 1626

78 171 ELİF ORAL 6E 5 10 1,67 4 5 2,33 6 2 5,33 1 7 -1,33 2 11 -1,67 6 8 3,33 24 43 9,66 134,740 10 78 78 78 1636

79 0 FATMA KELEŞ 6F 3 11 -0,67 4 5 2,33 5 3 4,00 3 5 1,33 4 11 0,33 5 9 2,00 24 44 9,32 131,416 13 79 79 79 1676

80 360 ÖZGÜR DEMİR 6E 7 8 4,33 5 4 3,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 23 47 7,33 130,104 11 80 80 80 1688

81 0 FATMA KARABAŞ 6F 5 9 2,00 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 4 11 0,33 5 10 1,67 20 49 3,67 127,648 14 81 81 81 1717

82 20 SERHAT BALCI 6B 4 8 1,33 3 6 1,00 5 3 4,00 0 4 -1,33 3 6 1,00 3 8 0,33 18 35 6,33 127,404 15 82 82 82 1720

83 50 BERAT ÖZBEK 6B 3 12 -1,00 5 4 3,67 4 4 2,67 6 2 5,33 2 13 -2,33 6 9 3,00 26 44 11,34 124,887 16 83 83 83 1745

84 0 ÜVEYS SOFU 6B 3 6 1,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 4 9 1,00 4 8 1,33 16 33 5,00 123,990 17 84 84 84 1751

85 10 AHMET DEMİR 6D 2 13 -2,33 0 9 -3,00 2 6 0,00 2 6 0,00 5 10 1,67 7 8 4,33 18 52 0,67 123,959 15 85 85 85 1753

86 350 NAZLI MÜN* 6A 5 9 2,00 4 4 2,67 1 6 -1,00 2 5 0,33 3 8 0,33 3 9 0,00 18 41 4,33 120,987 15 86 86 86 1772

87 387 YASİN DEMİR 6C 4 11 0,33 1 8 -1,67 5 3 4,00 1 7 -1,33 5 10 1,67 4 11 0,33 20 50 3,33 120,319 14 87 87 87 1781

88 7800 ASMİN NUR ARTIK 6F 5 9 2,00 4 5 2,33 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 11 -0,67 4 9 1,00 20 46 4,66 119,461 15 88 88 88 1794

89 380 ÜMMÜGÜLSÜM KESKİN6A 4 10 0,67 5 4 3,67 5 3 4,00 2 6 0,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 23 46 7,68 119,193 16 89 89 89 1796

90 403 ZELAL DEMİR 6F 5 9 2,00 2 5 0,33 5 3 4,00 0 4 -1,33 2 8 -0,67 2 6 0,00 16 35 4,33 113,322 16 90 90 90 1843

91 0 *N   LI *KŞA A  E 4 11 0,33 4 5 2,33 5 3 4,00 0 8 -2,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 21 49 4,66 112,793 1 91 91 91 1849

92 44 BERAT ALTÜNAY 6B 7 7 4,67 1 8 -1,67 4 4 2,67 2 6 0,00 4 11 0,33 1 14 -3,67 19 50 2,33 108,464 18 92 92 92 1875

93 625 HAYRUNİSA BARLAK 6D 3 12 -1,00 4 5 2,33 2 6 0,00 2 6 0,00 6 9 3,00 2 13 -2,33 19 51 2,00 107,731 16 93 93 93 1883

94 158 ECRİN AMEDİ 6A 6 8 3,33 3 5 1,33 5 3 4,00 3 5 1,33 1 10 -2,33 2 10 -1,33 20 41 6,33 107,638 17 94 94 94 1884
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,23 4 4 3,10 5 2 4,40 4 3 2,56 6 6 3,86 6 7 4,01 32 31 22,16 213,950

Okul Ortalaması 6 8 3,01 5 4 3,22 5 3 4,08 2 4 0,78 5 8 2,25 5 8 2,54 28 36 15,88 176,350

KATILIMLAR

95 308 MİRAÇ SEVİNÇ 6B 2 13 -2,33 9 0 9,00 2 5 0,33 2 6 0,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 22 47 6,33 105,673 19 95 95 95 1903

96 361 ÖZNUR BAKAN 6D 3 10 -0,33 0 6 -2,00 5 3 4,00 2 2 1,33 3 11 -0,67 3 8 0,33 16 40 2,66 102,434 17 96 96 96 1922

97 174 HAM * T ÜRÜN 6F 2 12 -2,00 4 5 2,33 5 3 4,00 2 2 1,33 3 10 -0,33 3 10 -0,33 19 42 5,00 99,729 17 97 97 97 1937

98 344 MUSA TOPRAK 6B 3 9 0,00 3 6 1,00 6 2 5,33 3 1 2,67 2 8 -0,67 1 13 -3,33 18 39 5,00 91,406 20 98 98 98 1985

99 0 BERFİN KELEŞ 6C 6 9 3,00 5 4 3,67 6 2 5,33 2 6 0,00 1 14 -3,67 2 13 -2,33 22 48 6,00 91,316 15 99 99 99 1986

100 321 EMİR YILMAZ 6E 1 12 -3,00 2 6 0,00 3 5 1,33 2 3 1,00 1 3 0,00 3 10 -0,33 12 39 -1,00 83,664 12 100 100 100 2017

101 40 BAHAR ÇAKI ÇAKIR 6E 2 10 -1,33 2 7 -0,33 5 3 4,00 2 4 0,67 3 8 0,33 1 12 -3,00 15 44 0,34 82,058 13 101 101 101 2021

102 48 BERFİN ASLAN 6E 2 13 -2,33 4 5 2,33 4 4 2,67 2 6 0,00 3 12 -1,00 3 12 -1,00 18 52 0,67 80,164 14 102 102 102 2031

103 34 AYŞE İŞLER 6D 4 11 0,33 6 3 5,00 3 4 1,67 2 5 0,33 1 13 -3,33 2 12 -2,00 18 48 2,00 75,084 18 103 103 103 2048

104 95 M İ R A N Y I Ğ İ T 6F 3 12 -1,00 3 6 1,00 3 5 1,33 2 6 0,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 16 54 -2,00 71,237 18 104 104 104 2059

105 342 M VEFA İŞLER 6A 2 12 -2,00 2 7 -0,33 2 5 0,33 1 1 0,67 1 12 -3,00 4 10 0,67 12 47 -3,66 67,675 18 105 105 105 2064
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