
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Kiptaş Ortaokulu TONGUÇ 7. SINIF LGS 3.DENEME 101 101 101 2234

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,31 4 4 3,09 5 3 3,96 4 3 3,59 6 6 4,55 8 6 5,88 34 28 24,38 229,210

Okul Ortalaması 5 8 2,05 4 4 2,60 5 3 3,59 4 3 2,65 6 7 3,61 6 7 4,23 30 32 18,73 197,290

KATILIMLAR

1 0 BURHAN ATASEVEN 7B 12 3 11,00 7 2 6,33 5 3 4,00 7 1 6,67 13 2 12,33 15 0 15,00 59 11 55,33 431,765 1 1 1 1 51

2 749 YUSUF SAMİ EKEN 7A 10 4 8,67 8 1 7,67 7 1 6,67 7 1 6,67 14 1 13,67 14 1 13,67 60 9 57,02 427,297 1 2 2 2 62

3 0 HELİN ÇAKAN 7F 9 4 7,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 0 8,00 12 1 11,67 13 0 13,00 55 8 52,34 396,923 1 3 3 3 139

4 0 YUSUF SAMİ ŞAHİN 7A 10 3 9,00 6 3 5,00 7 1 6,67 7 1 6,67 11 3 10,00 14 1 13,67 55 12 51,01 391,459 2 4 4 4 167

5 0 MMİRAÇ ALTÜNAY 7D 7 8 4,33 6 3 5,00 7 1 6,67 6 2 5,33 13 2 12,33 13 2 12,33 52 18 45,99 367,525 1 5 5 5 268

6 0 ÜMİT ÇELİK 7F 6 7 3,67 9 0 9,00 6 2 5,33 4 2 3,33 13 2 12,33 12 2 11,33 50 15 44,99 356,677 2 6 6 6 312

7 0 ÇAĞLAR ARSLAN 7B 8 7 5,67 6 3 5,00 4 4 2,67 6 2 5,33 12 3 11,00 13 2 12,33 49 21 42,00 355,797 2 7 7 7 316

8 0 ÖMER FARUK SAĞLAM 7F 8 4 6,67 7 2 6,33 7 1 6,67 5 1 4,67 10 2 9,33 12 1 11,67 49 11 45,34 353,235 3 8 8 8 326

9 693 M İKBAL KAYA 7D 9 6 7,00 6 3 5,00 7 1 6,67 6 2 5,33 10 5 8,33 13 2 12,33 51 19 44,66 350,391 2 9 9 9 339

10 664 MELİSA ATASEVEN 7C 9 6 7,00 8 1 7,67 7 1 6,67 7 1 6,67 11 4 9,67 10 5 8,33 52 18 46,01 342,495 1 10 10 10 379

11 633 BİLGESU KILIÇ 7B 7 8 4,33 7 2 6,33 8 0 8,00 7 1 6,67 9 6 7,00 13 2 12,33 51 19 44,66 331,241 3 11 11 11 434

12 684 BATUHAN ŞİRİN 7C 9 6 7,00 8 1 7,67 6 2 5,33 4 3 3,00 11 3 10,00 9 5 7,33 47 20 40,33 324,785 2 12 12 12 459

13 673 MERVE ZENGİN 7C 8 5 6,33 6 3 5,00 4 3 3,00 4 1 3,67 12 1 11,67 7 4 5,67 41 17 35,34 312,916 3 13 13 13 525

14 0 GAZEL IŞIK 7B 6 9 3,00 3 6 1,00 5 3 4,00 4 4 2,67 10 5 8,33 14 1 13,67 42 28 32,67 311,147 4 14 14 14 533

15 758 ZEYNEP TAŞDEMİR 7A 6 8 3,33 6 3 5,00 6 2 5,33 7 1 6,67 10 3 9,00 10 4 8,67 45 21 38,00 305,885 3 15 15 15 562

16 0 ESRANUR KAYA 7D 10 3 9,00 6 3 5,00 6 2 5,33 4 4 2,67 7 4 5,67 10 5 8,33 43 21 36,00 300,531 3 16 16 16 597

17 719 SAMİ YUSUF TAŞDEMİR7F 5 9 2,00 6 3 5,00 4 4 2,67 5 0 5,00 9 3 8,00 12 3 11,00 41 22 33,67 295,072 4 17 17 17 627

18 75 M YUSUF İLGA 7A 5 9 2,00 7 2 6,33 5 3 4,00 4 4 2,67 11 3 10,00 10 5 8,33 42 26 33,33 292,337 4 18 18 18 644

19 735 YAĞMUR AKCAN 7F 8 6 6,00 7 1 6,67 7 1 6,67 4 3 3,00 7 1 6,67 9 6 7,00 42 18 36,01 287,556 5 19 19 19 671

20 743 YUNUS ALTAŞ 7A 8 6 6,00 6 1 5,67 6 2 5,33 2 5 0,33 7 7 4,67 11 3 10,00 40 24 32,00 279,554 5 20 20 20 713

21 0 RABİA ASLAN 7F 8 4 6,67 6 1 5,67 2 5 0,33 5 1 4,67 9 2 8,33 6 7 3,67 36 20 29,34 269,952 6 21 21 21 772

22 468 EDANUR AKBAY 7A 4 11 0,33 8 1 7,67 7 1 6,67 6 2 5,33 10 5 8,33 8 7 5,67 43 27 34,00 263,919 6 22 22 22 814

23 271 BİLAL TAŞDEMİP 7C 7 7 4,67 6 3 5,00 4 4 2,67 3 4 1,67 8 6 6,00 9 3 8,00 37 27 28,01 263,824 4 23 23 23 816

24 0 ESMA KILIÇ 7B 6 9 3,00 6 3 5,00 7 1 6,67 6 2 5,33 8 6 6,00 8 7 5,67 41 28 31,67 254,901 5 24 24 24 857

25 752 YUSUF TOPRAK 7A 7 6 5,00 7 2 6,33 6 2 5,33 3 2 2,33 7 5 5,33 7 8 4,33 37 25 28,65 244,202 7 25 25 25 913

26 0 ELİF TAŞDEMİR 7D 6 9 3,00 8 1 7,67 7 1 6,67 5 3 4,00 7 8 4,33 8 7 5,67 41 29 31,34 243,056 4 26 26 26 920

27 637 İLKNUR BAKAN 7C 4 9 1,00 6 3 5,00 5 2 4,33 4 2 3,33 10 3 9,00 6 7 3,67 35 26 26,33 242,222 5 27 27 27 925

28 545 EREN COŞKUN 7C 6 8 3,33 4 5 2,33 3 5 1,33 3 5 1,33 9 6 7,00 8 7 5,67 33 36 20,99 236,346 6 28 28 28 978

29 154 BURAK BARLAK 7C 7 8 4,33 6 3 5,00 5 3 4,00 5 3 4,00 7 6 5,00 6 6 4,00 36 29 26,33 233,030 7 29 29 29 998

30 594 GİZEM ATASEVEN 7E 6 8 3,33 5 3 4,00 6 2 5,33 4 3 3,00 4 7 1,67 10 3 9,00 35 26 26,33 232,284 1 30 30 30 1004

31 674 MERYEM AKSAY 7F 8 7 5,67 6 3 5,00 2 6 0,00 4 3 3,00 5 5 3,33 8 6 6,00 33 30 23,00 230,352 7 31 31 31 1015

32 358 HAVİN KOÇAR 7B 8 7 5,67 4 4 2,67 6 2 5,33 5 3 4,00 7 7 4,67 5 8 2,33 35 31 24,67 224,068 6 32 32 32 1063

33 699 MUHAMMET DEMİR 7F 3 12 -1,00 4 5 2,33 6 2 5,33 5 2 4,33 7 4 5,67 8 5 6,33 33 30 22,99 218,650 8 33 33 33 1104

34 579 ESMANUR KILIÇ 7A 7 8 4,33 1 8 -1,67 3 5 1,33 4 4 2,67 8 7 5,67 7 8 4,33 30 40 16,66 215,819 8 34 34 34 1121

35 0 AYŞEGÜL ONAR 7B 5 9 2,00 4 5 2,33 6 2 5,33 8 0 8,00 2 10 -1,33 11 3 10,00 36 29 26,33 215,003 7 35 35 35 1128

36 676 MERYEM SAĞLAM 7F 3 9 0,00 1 7 -1,33 7 0 7,00 5 3 4,00 5 4 3,67 8 6 6,00 29 29 19,34 199,568 9 36 36 36 1239

37 645 BERFİN BULUŞ 7E 5 7 2,67 5 3 4,00 7 1 6,67 4 2 3,33 5 4 3,67 3 3 2,00 29 20 22,34 197,572 2 37 37 37 1258

38 720 SEDANUR AYAZ 7E 6 7 3,67 3 4 1,67 7 1 6,67 2 3 1,00 4 6 2,00 6 5 4,33 28 26 19,34 194,852 3 38 38 38 1276

39 0 MUHAMEDD E MİN ŞİMŞEK7A 8 6 6,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 6 0,00 5 10 1,67 7 8 4,33 29 40 15,67 193,954 9 39 39 39 1282

40 634 İLAY A ERTEN 7C 9 6 7,00 4 4 2,67 4 4 2,67 4 3 3,00 1 9 -2,00 8 6 6,00 30 32 19,34 193,386 8 40 40 40 1287

41 578 ESMANUR ASLAN 7A 1 12 -3,00 1 5 -0,67 2 6 0,00 2 5 0,33 7 6 5,00 10 4 8,67 23 38 10,33 186,789 10 41 41 41 1333

42 703 NAZAR İŞLER 7E 6 5 4,33 3 3 2,00 5 3 4,00 6 1 5,67 4 6 2,00 4 8 1,33 28 26 19,33 185,008 4 42 42 42 1343

43 312 İ E  R  M RÇ  İE 7B 3 12 -1,00 1 8 -1,67 3 5 1,33 2 6 0,00 9 6 7,00 7 8 4,33 25 45 9,99 184,959 8 43 43 43 1344

44 0 SEMİ YILMAZ 7F 3 10 -0,33 2 6 0,00 5 3 4,00 4 3 3,00 5 3 4,00 7 8 4,33 26 33 15,00 181,651 10 44 44 44 1369

45 759 ZEYNEP YILMAZ 7A 2 13 -2,33 3 6 1,00 4 4 2,67 4 4 2,67 8 7 5,67 7 8 4,33 28 42 14,01 181,423 11 45 45 45 1370

46 0 HATİCENUR İÇER 7C 7 8 4,33 3 5 1,33 3 5 1,33 4 4 2,67 6 7 3,67 4 9 1,00 27 38 14,33 181,056 9 46 46 46 1378

47 638 ŞEVVAL TOPRAK 7E 2 6 0,00 2 2 1,33 5 2 4,33 6 0 6,00 5 3 4,00 3 3 2,00 23 16 17,66 178,933 5 47 47 47 1390
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,31 4 4 3,09 5 3 3,96 4 3 3,59 6 6 4,55 8 6 5,88 34 28 24,38 229,210

Okul Ortalaması 5 8 2,05 4 4 2,60 5 3 3,59 4 3 2,65 6 7 3,61 6 7 4,23 30 32 18,73 197,290

KATILIMLAR

48 0 HAYRUNİSA ANGO 7D 6 9 3,00 5 4 3,67 5 3 4,00 3 4 1,67 6 8 3,33 4 10 0,67 29 38 16,34 175,652 5 48 48 48 1407

49 892 SERHAT ATSVN 7B 5 6 3,00 0 6 -2,00 4 3 3,00 6 2 5,33 7 7 4,67 3 10 -0,33 25 34 13,67 174,451 9 49 49 49 1417

50 70 ZEYNEP KARAGÖZ 7E 5 9 2,00 4 5 2,33 5 3 4,00 4 4 2,67 4 11 0,33 7 8 4,33 29 40 15,66 169,798 6 50 50 50 1461

51 0 BATUHAN ŞAHİN 7B 1 10 -2,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 6 0,00 5 4 3,67 7 2 6,33 20 33 9,00 166,056 10 51 51 51 1498

52 709 ONUR DOĞRU 7E 0 10 -3,33 5 1 4,67 5 3 4,00 4 2 3,33 3 4 1,67 7 3 6,00 24 23 16,34 166,047 7 52 52 52 1499

53 253 BERFİN ORAL 7A 3 10 -0,33 4 3 3,00 4 4 2,67 4 3 3,00 4 5 2,33 5 6 3,00 24 31 13,67 161,526 12 53 53 53 1534

54 640 İR EM ATASEVEN 7D 4 10 0,67 3 4 1,67 5 3 4,00 5 3 4,00 5 7 2,67 4 8 1,33 26 35 14,34 161,307 6 54 54 54 1536

55 729 SUDE TOK 7E 2 11 -1,67 8 1 7,67 5 3 4,00 4 4 2,67 2 11 -1,67 9 6 7,00 30 36 18,00 160,719 8 55 55 55 1537

56 632 AKİF DONAT 7A 7 8 4,33 4 5 2,33 6 2 5,33 5 3 4,00 3 12 -1,00 5 10 1,67 30 40 16,66 160,613 13 56 56 56 1538

57 598 HABİP ÇİFTÇİ 7C 5 5 3,33 0 8 -2,67 3 3 2,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 6 4 4,67 21 31 10,66 159,786 10 57 57 57 1542

58 300 DAMLA NİDA SAĞLAM 7C 6 8 3,33 2 7 -0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 6 8 3,33 3 10 -0,33 24 42 10,00 157,863 11 58 58 58 1556

59 697 M BERAT YI LMAZ 7E 2 8 -0,67 2 2 1,33 4 4 2,67 3 2 2,33 4 7 1,67 5 4 3,67 20 27 11,00 152,683 9 59 59 59 1593

60 707 NMUHAMMED KARABAŞ7E 3 7 0,67 5 2 4,33 6 2 5,33 1 3 0,00 1 7 -1,33 6 3 5,00 22 24 14,00 151,801 10 60 60 60 1597

61 670 MERVENUR AKDOĞAN 7E 3 8 0,33 2 1 1,67 5 2 4,33 3 5 1,33 4 3 3,00 17 19 10,66 149,424 11 61 61 61 1622

62 609 HAMZA TAŞDEMİR 7D 4 10 0,67 5 4 3,67 6 2 5,33 4 3 3,00 4 9 1,00 4 9 1,00 27 37 14,67 149,340 7 62 62 62 1623

63 0 EBRU TAŞ 7B 4 9 1,00 2 7 -0,33 5 3 4,00 2 4 0,67 2 6 0,00 6 5 4,33 21 34 9,67 148,470 11 63 63 63 1631

64 469 EDANUR AYAZ 7C 5 7 2,67 2 3 1,00 4 4 2,67 4 4 2,67 1 8 -1,67 6 6 4,00 22 32 11,34 148,282 12 64 64 64 1635

65 0 HAYRUNNİSA BEDİR 7D 3 6 1,00 2 4 0,67 2 6 0,00 4 3 3,00 2 7 -0,33 6 4 4,67 19 30 9,01 148,001 8 65 65 65 1637

66 600 HALİME ASLAN 7C 7 8 4,33 2 7 -0,33 3 5 1,33 5 2 4,33 5 9 2,00 2 11 -1,67 24 42 9,99 147,719 13 66 66 66 1640

67 675 MERYEM BAYRAM 7E 2 7 -0,33 4 3 3,00 5 3 4,00 2 3 1,00 5 5 3,33 2 6 0,00 20 27 11,00 145,466 12 67 67 67 1659

68 737 YASEMİN ÇOŞAR 7C 4 9 1,00 7 2 6,33 7 1 6,67 2 2 1,33 3 8 0,33 4 11 0,33 27 33 15,99 145,463 14 68 68 68 1660

69 232 BERFİN COŞKU 7C 7 8 4,33 5 4 3,67 3 5 1,33 1 7 -1,33 6 9 3,00 2 13 -2,33 24 46 8,67 145,068 15 69 69 69 1668

70 0 ÖMER D*İR 7F 3 9 0,00 4 5 2,33 4 4 2,67 2 1 1,67 7 6 5,00 2 12 -2,00 22 37 9,67 144,651 11 70 70 70 1673

71 179 BEDİRHAN ARTIK 7B 4 10 0,67 2 7 -0,33 3 4 1,67 3 4 1,67 5 8 2,33 5 10 1,67 22 43 7,68 144,420 12 71 71 71 1676

72 590 FATMA TOPRAK 7C 3 11 -0,67 1 6 -1,00 4 4 2,67 3 4 1,67 7 8 4,33 4 11 0,33 22 44 7,33 143,824 16 72 72 72 1685

73 0 ZEHRA KELEŞ 7F 2 10 -1,33 5 3 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 1 6 -1,00 6 6 4,00 24 31 13,67 141,638 12 73 73 73 1697

74 718 SAMET GÖNÜLDAŞ 7E 2 9 -1,00 2 4 0,67 2 6 0,00 0 6 -2,00 7 5 5,33 3 7 0,67 16 37 3,67 140,481 13 74 74 74 1711

75 688 MUHAMMED ÇAKIR 7E 2 8 -0,67 1 6 -1,00 6 2 5,33 0 5 -1,67 4 4 2,67 3 4 1,67 16 29 6,33 135,858 14 75 75 75 1748

76 191 BERAT SARISU 7C 6 7 3,67 0 7 -2,33 4 4 2,67 5 3 4,00 5 9 2,00 1 10 -2,33 21 40 7,68 135,760 17 76 76 76 1749

77 341 CANSU ASLAN 7A 1 14 -3,67 3 6 1,00 2 5 0,33 4 4 2,67 6 9 3,00 6 9 3,00 22 47 6,33 134,591 14 77 77 77 1758

78 0 AKİF BEDİR 7D 2 9 -1,00 2 4 0,67 3 3 2,00 4 3 3,00 2 8 -0,67 6 5 4,33 19 32 8,33 134,024 9 78 78 78 1761

79 294 BURAK KARAKAYAGS 7A 4 8 1,33 4 5 2,33 5 3 4,00 3 5 1,33 4 9 1,00 3 10 -0,33 23 40 9,66 133,100 15 79 79 79 1769

80 0 İREM YILMAZ 7F 4 11 0,33 3 6 1,00 1 7 -1,33 2 6 0,00 7 8 4,33 3 12 -1,00 20 50 3,33 131,693 13 80 80 80 1782

81 293 BULUT ŞAHİN 7C 6 9 3,00 5 4 3,67 4 4 2,67 2 6 0,00 5 10 1,67 2 13 -2,33 24 46 8,68 131,503 18 81 81 81 1784

82 0 ER DAL YEĞİN 7D 5 10 1,67 3 6 1,00 5 3 4,00 3 5 1,33 4 11 0,33 4 11 0,33 24 46 8,66 131,276 10 82 82 82 1785

83 0 SİBEL GÜNER 7D 3 11 -0,67 2 5 0,33 5 3 4,00 4 3 3,00 2 12 -2,00 7 7 4,67 23 41 9,33 130,804 11 83 83 83 1790

84 722 SEMA TANİŞ 7A 4 11 0,33 2 7 -0,33 5 3 4,00 3 5 1,33 4 11 0,33 5 10 1,67 23 47 7,33 129,211 16 84 84 84 1800

85 0 İSMAİL DEMİR 7C 7 8 4,33 3 6 1,00 3 5 1,33 1 7 -1,33 3 12 -1,00 4 11 0,33 21 49 4,66 123,803 19 85 85 85 1840

86 745 YUNUS KÖ ER 7F 2 10 -1,33 3 3 2,00 6 1 5,67 3 2 2,33 2 12 -2,00 6 8 3,33 22 36 10,00 122,411 14 86 86 86 1854

87 714 ÖMÜR TEMEL 7E 2 12 -2,00 7 2 6,33 2 6 0,00 1 6 -1,00 3 9 0,00 6 9 3,00 21 44 6,33 121,163 15 87 87 87 1866

88 593 FURKAN TOPRAK 7C 2 8 -0,67 1 5 -0,67 4 2 3,33 2 6 0,00 4 6 2,00 2 7 -0,33 15 34 3,66 116,344 20 88 88 88 1920

89 592 FATMANUR COŞKUN 7C 2 12 -2,00 5 3 4,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 8 1,33 4 11 0,33 21 44 6,33 116,292 21 89 89 89 1922

90 72 ASLI KELEŞ 7E 2 8 -0,67 3 4 1,67 6 2 5,33 2 6 0,00 3 5 1,33 2 9 -1,00 18 34 6,66 115,645 16 90 90 90 1930

91 206 YUSUF ALKAN 7F 2 13 -2,33 1 8 -1,67 6 2 5,33 3 5 1,33 4 10 0,67 5 10 1,67 21 48 5,00 114,450 15 91 91 91 1941

92 0 MUHAMED KELEŞ 7E 0 7 -2,33 2 4 0,67 2 3 1,00 3 3 2,00 2 5 0,33 3 4 1,67 12 26 3,34 109,272 17 92 92 92 1979

93 657 ROJİN DOĞAN 7A 3 10 -0,33 2 7 -0,33 5 3 4,00 2 6 0,00 5 10 1,67 2 11 -1,67 19 47 3,34 108,100 17 93 93 93 1987

94 0 Nİ SNUR KESKİN 7D 4 11 0,33 4 5 2,33 1 7 -1,33 1 7 -1,33 5 10 1,67 3 12 -1,00 18 52 0,67 108,047 12 94 94 94 1988
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Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 6 8 3,31 4 4 3,09 5 3 3,96 4 3 3,59 6 6 4,55 8 6 5,88 34 28 24,38 229,210

Okul Ortalaması 5 8 2,05 4 4 2,60 5 3 3,59 4 3 2,65 6 7 3,61 6 7 4,23 30 32 18,73 197,290

KATILIMLAR

95 704 NİSANUR DEĞERLİ 7E 2 12 -2,00 3 6 1,00 4 4 2,67 2 5 0,33 2 12 -2,00 6 8 3,33 19 47 3,33 103,393 18 95 95 95 2026

96 0 KÜBRA BİLEDE 7D 2 9 -1,00 1 5 -0,67 3 5 1,33 4 3 3,00 1 9 -2,00 5 10 1,67 16 41 2,33 98,211 13 96 96 96 2060

97 713 BERFİN IŞIK 7F 2 12 -2,00 3 4 1,67 2 6 0,00 3 4 1,67 3 11 -0,67 4 10 0,67 17 47 1,34 94,639 16 97 97 97 2077

98 0 MERVE AYDIN 7D 6 9 3,00 2 7 -0,33 3 5 1,33 3 5 1,33 4 11 0,33 0 15 -5,00 18 52 0,66 91,628 14 98 98 98 2101

99 760 SUNA DURAK 7A 4 10 0,67 0 9 -3,00 1 7 -1,33 0 7 -2,33 3 12 -1,00 4 10 0,67 12 55 -6,32 84,037 18 99 99 99 2145

100 0 SEDAT ARTIK 7F 2 10 -1,33 1 6 -1,00 4 4 2,67 1 7 -1,33 3 10 -0,33 1 8 -1,67 12 45 -2,99 75,968 17 100 100 100 2179

101 680 MERYEM TOPRAK 7E 0 13 -4,33 1 6 -1,00 6 1 5,67 5 3 4,00 1 14 -3,67 5 10 1,67 18 47 2,34 73,636 19 101 101 101 2186
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