
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI
KATILIMLAR

GENEL İL İLÇE KURUM

Ağrı PATNOS Kiptaş Ortaokulu 8.SINIF KURUMSAL 3 23546 84 84 84

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE İNKILAP TARİHİ DİN KÜLTÜRÜ İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.07 7.46 7.58 5.45 3.27 4.36 6.00 3.15 4.95 5.32 2.48 4.50 8.41 5.38 6.62 8.04 8.89 5.07 43.29 30.63 33.08 234.664

Okul Ortalaması 8.62 7.92 5.98 4.49 3.82 3.21 6.24 2.96 5.25 4.13 3.18 3.07 6.36 5.94 4.38 7.05 9.60 3.85 36.88 33.42 25.74 201.276

1 0 - SERHAT TUNÇ 8 / C 20 0 20.00 10 0 10.00 10 0 10.00 10 0 10.00 20 0 20.00 20 0 20.00 90.00 0.00 90.00 500.000 1 1 1 1

2 0 - YAĞMUR DMR 8 / D 17 3 16.00 9 1 8.67 8 2 7.33 10 0 10.00 20 0 20.00 16 4 14.67 80.00 10.00 76.67 438.785 802 2 2 2

3 189 - FAY 8 / D 18 2 17.33 9 1 8.67 6 4 4.67 10 0 10.00 18 2 17.33 14 6 12.00 75.00 15.00 70.00 411.081 1726 3 3 3

4 0 - BERİTAN ÖZKAYA 8 / B 15 5 13.33 7 2 6.33 9 1 8.67 8 2 7.33 18 2 17.33 11 8 8.33 68.00 20.00 61.32 364.133 3583 4 4 4

5 124 - EBRU ALTÜNAY 8 / C 17 3 16.00 6 4 4.67 7 3 6.00 10 0 10.00 14 6 12.00 13 7 10.67 67.00 23.00 59.34 359.778 3760 5 5 5

6 47 - SÜMEYYE YILDIRIM 8 / C 13 7 10.67 6 3 5.00 9 1 8.67 7 2 6.33 15 3 14.00 14 5 12.33 64.00 21.00 57.00 348.889 4255 6 6 6

7 0 - SAMET İŞLER 8 / E 14 5 12.33 9 1 8.67 8 2 7.33 8 2 7.33 13 4 11.67 14 6 12.00 66.00 20.00 59.33 347.896 4309 7 7 7

8 319 - GÜLCAN DEMİR 8 / F 16 4 14.67 10 0 10.00 9 1 8.67 10 0 10.00 13 4 11.67 10 10 6.67 68.00 19.00 61.68 338.089 4768 8 8 8

9 0 - HATİCE ÖZBEK 8 / B 15 4 13.67 9 1 8.67 7 3 6.00 4 4 2.67 13 2 12.33 12 8 9.33 60.00 22.00 52.67 335.052 4900 9 9 9

10 65 - B Ö 8 / B 14 6 12.00 7 3 6.00 9 1 8.67 6 4 4.67 10 6 8.00 15 5 13.33 61.00 25.00 52.67 326.163 5374 10 10 10

11 0 - ÜMEYE YILDIRIM 8 / C 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 6 3 5.00 15 4 13.67 13 7 10.67 58.00 29.00 48.34 316.815 5796 11 11 11

12 0 - BEDİRHAN SAĞLAM 8 / A 13 3 12.00 7 2 6.33 7 2 6.33 4 1 3.67 11 3 10.00 11 7 8.67 53.00 18.00 47.00 305.941 6361 12 12 12

13 0 - CEREN KILIÇ 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 8 2 7.33 10 0 10.00 11 3 10.00 9 9 6.00 57.00 24.00 49.00 292.593 7054 13 13 13

14 306 - ELİF AKAN 8 / F 12 8 9.33 6 4 4.67 10 0 10.00 6 4 4.67 12 7 9.67 10 10 6.67 56.00 33.00 45.01 280.770 7696 14 14 14

15 0 - EDA DEMİR 8 / E 11 6 9.00 5 4 3.67 9 1 8.67 9 1 8.67 13 3 12.00 7 9 4.00 54.00 24.00 46.01 279.274 7772 15 15 15

16 0 - NEHİR TAŞDEMİR 8 / A 13 4 11.67 8 1 7.67 7 3 6.00 7 1 6.67 6 3 5.00 10 8 7.33 51.00 20.00 44.34 272.356 8172 16 16 16

17 0 - ŞEVVAL ATASEVEN 8 / F 12 8 9.33 5 5 3.33 10 0 10.00 8 2 7.33 13 3 12.00 6 14 1.33 54.00 32.00 43.32 264.889 8614 17 17 17

18 69 - CANER CAN 8 / B 7 3 6.00 6 3 5.00 5 1 4.67 4 3 3.00 7 4 5.67 11 4 9.67 40.00 18.00 34.01 245.230 9818 18 18 18

19 0 - GAMZE ATASEVEN 8 / F 12 5 10.33 8 1 7.67 9 1 8.67 4 1 3.67 6 5 4.33 7 9 4.00 46.00 22.00 38.67 240.222 10143 19 19 19

20 0 - NUREVŞAN ERTEN 8 / E 10 7 7.67 6 1 5.67 8 2 7.33 4 0 4.00 7 5 5.33 9 8 6.33 44.00 23.00 36.33 239.733 10175 20 20 20

21 0 - ŞEYMANUR ATAŞ 8 / C 7 6 5.00 0 3 -1.00 7 3 6.00 10 0 10.00 7 3 6.00 11 9 8.00 42.00 24.00 34.00 234.815 10500 21 21 21

22 0 - NEDİM BEDİR 8 / D 9 7 6.67 10 0 10.00 6 4 4.67 2 2 1.33 7 6 5.00 9 6 7.00 43.00 25.00 34.67 234.341 10518 22 22 22
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Genel Ortalama 10.07 7.46 7.58 5.45 3.27 4.36 6.00 3.15 4.95 5.32 2.48 4.50 8.41 5.38 6.62 8.04 8.89 5.07 43.29 30.63 33.08 234.664

Okul Ortalaması 8.62 7.92 5.98 4.49 3.82 3.21 6.24 2.96 5.25 4.13 3.18 3.07 6.36 5.94 4.38 7.05 9.60 3.85 36.88 33.42 25.74 201.276

23 26 - EBRAR TAŞDEMİR 8 / A 10 6 8.00 7 2 6.33 7 3 6.00 0 1 -0.33 5 2 4.33 8 8 5.33 37.00 22.00 29.66 222.430 11346 23 23 23

24 411 - EYÜP ÇAKAR 8 / A 9 8 6.33 5 5 3.33 6 4 4.67 3 2 2.33 9 3 8.00 7 11 3.33 39.00 33.00 27.99 219.956 11540 24 24 24

25 567 - ESMA AKCAN 8 / C 10 7 7.67 6 4 4.67 8 2 7.33 5 2 4.33 6 4 4.67 7 11 3.33 42.00 30.00 32.00 217.052 11750 25 25 25

26 0 - BEYZANUR KILIÇ 8 / A 14 4 12.67 0 6 -2.00 9 1 8.67 7 3 6.00 3 6 1.00 6 11 2.33 39.00 31.00 28.67 213.585 11983 26 26 26

27 0 - MÜFİDE AKSAY 8 / B 11 8 8.33 6 4 4.67 7 3 6.00 4 5 2.33 6 9 3.00 8 11 4.33 42.00 40.00 28.66 212.059 12094 27 27 27

28 568 - YEŞİM UÇAR 8 / C 6 6 4.00 2 4 0.67 4 5 2.33 5 2 4.33 8 5 6.33 9 7 6.67 34.00 29.00 24.33 211.600 12136 28 28 28

29 51 - MEHMET ALİ DENİZ 8 / D 11 7 8.67 5 5 3.33 10 0 10.00 1 6 -1.00 4 9 1.00 9 9 6.00 40.00 36.00 28.00 211.126 12180 29 29 29

30 118 - RUKİYE KAYA 8 / C 9 10 5.67 4 4 2.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 6 5 4.33 10 8 7.33 36.00 39.00 23.00 211.096 12193 30 30 30

31 0 - TUBA ATA 8 / F 12 8 9.33 2 3 1.00 7 3 6.00 6 3 5.00 5 7 2.67 7 10 3.67 39.00 34.00 27.67 210.637 12205 31 31 31

32 0 - ELİZAN LAÇİN 8 / D 13 6 11.00 3 6 1.00 9 1 8.67 2 1 1.67 2 2 1.33 6 8 3.33 35.00 24.00 27.00 209.600 12308 32 32 32

33 0 - ACN 8 / C 11 8 8.33 3 7 0.67 8 2 7.33 2 6 0.00 4 6 2.00 9 9 6.00 37.00 38.00 24.33 208.622 12366 33 33 33

34 0 - YAĞMUR ÇETİNKAYA 8 / C 8 9 5.00 4 4 2.67 6 4 4.67 10 0 10.00 8 4 6.67 5 12 1.00 41.00 33.00 30.01 200.770 12917 34 34 34

35 256 - HATUN TAŞKIN 8 / E 8 9 5.00 3 5 1.33 8 1 7.67 2 6 0.00 7 9 4.00 8 9 5.00 36.00 39.00 23.00 196.296 13238 35 35 35

36 631 - KÜBRA AMEDİ 8 / C 9 7 6.67 4 6 2.00 8 2 7.33 7 3 6.00 5 4 3.67 6 13 1.67 39.00 35.00 27.34 193.881 13445 36 36 36

37 303 - YUSUF EMRE SAĞLAM 8 / E 7 7 4.67 4 4 2.67 10 0 10.00 5 3 4.00 6 3 5.00 6 12 2.00 38.00 29.00 28.34 193.852 13451 37 37 37

38 279 - PEKER 8 / E 9 7 6.67 5 3 4.00 6 3 5.00 8 0 8.00 6 3 5.00 3 10 -0.33 37.00 26.00 28.34 192.385 13561 38 38 38

39 0 - BERFİN ÇAKIR 8 / A 9 9 6.00 7 3 6.00 9 1 8.67 5 2 4.33 3 8 0.33 8 11 4.33 41.00 34.00 29.66 191.319 13671 39 39 39

40 0 - BEYZANUR ÇELİK 8 / A 10 10 6.67 6 4 4.67 7 3 6.00 4 1 3.67 3 5 1.33 7 12 3.00 37.00 35.00 25.34 186.430 14036 40 40 40

41 495 - B Y B 8 / B 8 11 4.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 8 11 4.33 8 11 4.33 34.00 52.00 16.66 182.415 14390 41 41 41

42 173 - DAVUT TEMEL 8 / F 11 6 9.00 8 2 7.33 8 2 7.33 6 1 5.67 0 5 -1.67 5 11 1.33 38.00 27.00 28.99 181.437 14475 42 42 42

43 236 - ZEYNEP KAYA 8 / F 7 13 2.67 6 4 4.67 7 3 6.00 6 4 4.67 8 12 4.00 7 13 2.67 41.00 49.00 24.68 178.074 14738 43 43 43

44 0 - KÜBRA MER İT 8 / D 12 2 11.33 4 3 3.00 5 5 3.33 1 2 0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 12.00 17.99 177.007 14848 44 44 44

45 0 - ROJDA GÜLER 8 / F 8 10 4.67 5 4 3.67 9 1 8.67 1 5 -0.67 3 6 1.00 8 11 4.33 34.00 37.00 21.67 176.548 14871 45 45 45
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

Genel Ortalama 10.07 7.46 7.58 5.45 3.27 4.36 6.00 3.15 4.95 5.32 2.48 4.50 8.41 5.38 6.62 8.04 8.89 5.07 43.29 30.63 33.08 234.664

Okul Ortalaması 8.62 7.92 5.98 4.49 3.82 3.21 6.24 2.96 5.25 4.13 3.18 3.07 6.36 5.94 4.38 7.05 9.60 3.85 36.88 33.42 25.74 201.276

46 144 - RUKİYE SAĞLAM 8 / C 9 10 5.67 2 8 -0.67 3 7 0.67 4 6 2.00 9 11 5.33 6 14 1.33 33.00 56.00 14.33 176.030 14939 46 46 46

47 0 - EYÜP ENSARİ 8 / A 8 6 6.00 7 3 6.00 4 6 2.00 2 5 0.33 4 5 2.33 6 11 2.33 31.00 36.00 18.99 175.511 15003 47 47 47

48 0 - HAFSANUR ACAR 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.00 10 7 7.67 17.00 13.00 12.67 175.081 15014 48 48 48

49 0 - HAFSANUR 8 / C 12 7 9.67 6 3 5.00 6 4 4.67 3 4 1.67 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 18.00 21.01 174.104 15089 49 49 49

50 0 - SAMİ TURAN 8 / C 9 9 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 4 6 2.00 4 7 1.67 6 9 3.00 31.00 43.00 16.67 172.119 15252 50 50 50

51 0 - BERFİN CANGİR 8 / B 9 10 5.67 2 8 -0.67 7 3 6.00 2 4 0.67 3 4 1.67 7 12 3.00 30.00 41.00 16.34 170.163 15415 51 51 51

52 304 - ZEYNEP ÇAKIR 8 / E 5 11 1.33 2 5 0.33 6 4 4.67 5 3 4.00 6 2 5.33 6 11 2.33 30.00 36.00 17.99 166.607 15795 52 52 52

53 246 - FIRAT ESEN 8 / E 5 7 2.67 2 4 0.67 4 5 2.33 7 1 6.67 5 4 3.67 5 9 2.00 28.00 30.00 18.01 163.748 16016 53 53 53

54 0 - ELİF SUDE DEMİR 8 / E 8 9 5.00 4 5 2.33 5 3 4.00 5 5 3.33 3 8 0.33 6 11 2.33 31.00 41.00 17.32 159.704 16378 54 54 54

55 0 - ARDA KILIÇ 8 / A 7 11 3.33 5 5 3.33 7 3 6.00 0 4 -1.33 3 6 1.00 7 10 3.67 29.00 39.00 16.00 159.259 16390 55 55 55

56 285 - NURULLAH UNCU 8 / E 7 13 2.67 5 5 3.33 5 5 3.33 6 3 5.00 6 10 2.67 6 14 1.33 35.00 50.00 18.33 156.800 16624 56 56 56

57 0 - YUSUF AKBAY 8 / D 5 13 0.67 6 4 4.67 7 3 6.00 0 0 0.00 1 1 0.67 8 10 4.67 27.00 31.00 16.68 151.422 17096 57 57 57

58 311 - ELVAN KARABAŞ 8 / F 7 10 3.67 4 5 2.33 8 2 7.33 2 3 1.00 3 6 1.00 5 11 1.33 29.00 37.00 16.66 151.348 17122 58 58 58

59 542 - BERAT KILIÇTUTAN 8 / E 8 11 4.33 4 5 2.33 9 1 8.67 1 3 0.00 3 4 1.67 4 13 -0.33 29.00 37.00 16.67 149.896 17256 59 59 59

60 649 - EMİR DEMİRTAŞ 8 / E 9 11 5.33 6 4 4.67 6 4 4.67 4 6 2.00 2 6 0.00 5 15 0.00 32.00 46.00 16.67 148.385 17420 60 60 60

61 113 - RESUL BEDİR 8 / C 8 10 4.67 0 9 -3.00 4 6 2.00 4 4 2.67 5 8 2.33 5 13 0.67 26.00 50.00 9.34 147.926 17466 61 61 61

62 200 - MST 8 / C 4 4 2.67 4 1 3.67 2 5 0.33 4 4 2.67 5 5 3.33 4 11 0.33 23.00 30.00 13.00 147.393 17532 62 62 62

63 177 - EDA BEDİR 8 / D 4 8 1.33 5 1 4.67 5 3 4.00 1 0 1.00 3 0 3.00 4 9 1.00 22.00 21.00 15.00 145.911 17684 63 63 63

64 0 - YUN S SEVEN T Y 8 / C 9 9 6.00 2 8 -0.67 6 4 4.67 3 7 0.67 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 28.00 10.67 142.474 18033 64 64 64

65 110 - HAYRUNİSA KAYA 8 / A 6 9 3.00 3 4 1.67 8 2 7.33 2 6 0.00 3 11 -0.67 5 9 2.00 27.00 41.00 13.33 138.993 18374 65 65 65

66 81 - EYÜP TAŞDEMİR 8 / B 7 11 3.33 3 7 0.67 5 5 3.33 2 7 -0.33 4 16 -1.33 7 12 3.00 28.00 58.00 8.67 135.067 18727 66 66 66

67 788 - YAĞMUR ESİM 8 / A 5 10 1.67 2 3 1.00 8 2 7.33 3 5 1.33 3 9 0.00 5 10 1.67 26.00 39.00 13.00 134.104 18853 67 67 67

68 394 - SELİM IŞIK 8 / F 5 15 0.00 3 5 1.33 3 6 1.00 1 9 -2.00 8 12 4.00 6 13 1.67 26.00 60.00 6.00 134.089 18857 68 68 68
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Genel Ortalama 10.07 7.46 7.58 5.45 3.27 4.36 6.00 3.15 4.95 5.32 2.48 4.50 8.41 5.38 6.62 8.04 8.89 5.07 43.29 30.63 33.08 234.664

Okul Ortalaması 8.62 7.92 5.98 4.49 3.82 3.21 6.24 2.96 5.25 4.13 3.18 3.07 6.36 5.94 4.38 7.05 9.60 3.85 36.88 33.42 25.74 201.276

69 0 - EMİR TAŞKIN 8 / A 2 16 -3.33 3 5 1.33 4 6 2.00 0 3 -1.00 6 10 2.67 8 8 5.33 23.00 48.00 7.00 131.126 19135 69 69 69

70 0 - BERAT ŞAHİN 8 / A 6 6 4.00 4 5 2.33 5 4 3.67 1 5 -0.67 1 7 -1.33 4 9 1.00 21.00 36.00 9.00 129.644 19296 70 70 70

71 86 - İREMSU ÖZDEN 8 / B 7 11 3.33 3 6 1.00 5 4 3.67 2 6 0.00 6 8 3.33 2 15 -3.00 25.00 50.00 8.33 128.607 19434 71 71 71

72 0 - İBRAHİM KARATAŞ 8 / A 3 15 -2.00 4 5 2.33 7 2 6.33 1 8 -1.67 5 10 1.67 6 9 3.00 26.00 49.00 9.66 126.178 19635 72 72 72

73 21 - BÜNYAMİN SAĞLAM 8 / E 4 15 -1.00 6 1 5.67 3 7 0.67 6 4 4.67 5 11 1.33 5 12 1.00 29.00 50.00 12.34 124.193 19828 73 73 73

74 162 - YUNUSEMRE KAYA 8 / C 6 10 2.67 1 7 -1.33 3 5 1.33 2 6 0.00 5 12 1.00 4 12 0.00 21.00 52.00 3.67 121.748 20031 74 74 74

75 151 - ÜMİT YALÇIN 8 / C 4 14 -0.67 7 2 6.33 6 4 4.67 1 7 -1.33 4 9 1.00 4 10 0.67 26.00 46.00 10.67 120.252 20209 75 75 75

76 0 - ZEYNEP TAŞK N 8 / C 5 13 0.67 4 4 2.67 5 5 3.33 4 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 28.00 8.67 115.822 20576 76 76 76

77 0 - YUNUS SEVEN 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 1.67 4 10 0.67 7.00 14.00 2.34 113.867 20745 77 77 77

78 0 - ZEYNEP TAŞKIN 8 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 2.33 4 15 -1.00 8.00 20.00 1.33 107.881 21296 78 78 78

79 0 - KÜBRA MERKİT 8 / D 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.00 4 9 1.00 5.00 12.00 1.00 105.926 21460 79 79 79

80 0 - İ K 8 / B 5 15 0.00 3 7 0.67 6 4 4.67 8 2 7.33 4 16 -1.33 3 17 -2.67 29.00 61.00 8.67 95.067 22305 80 80 80

81 91 - MİRAÇ TAŞDE İR 8 / B 5 15 0.00 1 9 -2.00 3 7 0.67 2 8 -0.67 6 14 1.33 3 17 -2.67 20.00 70.00 -3.34 89.096 22684 81 81 81

82 0 - BÜŞRA MERKİT 8 / D 2 7 -0.33 0 0 0.00 3 4 1.67 0 0 0.00 3 11 -0.67 2 10 -1.33 10.00 32.00 -0.66 88.667 22692 82 82 82

83 247 - FURKAN KARABAŞ 8 / E 5 9 2.00 2 6 0.00 3 5 1.33 3 5 1.33 2 18 -4.00 4 15 -1.00 19.00 58.00 -0.34 86.163 22808 83 83 83

84 287 - MUHAMMT HALLAÇ 8 / B 3 17 -2.67 3 7 0.67 4 6 2.00 1 8 -1.67 5 14 0.33 3 17 -2.67 19.00 69.00 -4.01 71.793 23260 84 84 84


